AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR.

Subsecretaria del Interior

Division Administracién y Finanzas RESOLUCION EXENTA N° 1.212

SANTIAGO, 28 DE FEBRERO DEL 2019.

MINISTERIO DEL R
INT j
Y SEGURIDAD PUBLEI%IEREJ

T VISTOS: Las disposiciones del D.L. N°
12 AR 2019 1.028 y 1.263, ambos del afic 1975, el Decreto N° 1.978
OFICINA DE paRT f del 31.12.2018, del Ministerio de Hacienda y la necesidad
TOTALMENTE TRAMI%?DOf del Programa Diario Oficial de manejar fondos en efectivo
. === para cancelar gastos de caracter urgente, de acuerdo a lo
solicitado por el Memorandum N° 52 del 12 de Febrero del

2019.

RESUELVO:

1= AUTORIZASE a don MARCELO
ANTONIO VILCHES HERNANDEZ, R.UT. N°
10.605.839-3, Administrativo, Grado 10° de la E.U.R, de
la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, para manejar fondos en efectivo,
desde el 28 de febrero al 31 de diciembre de 2019, hasta
un monto maximo de 4 UTM. (Unidades Tributarias
Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de
caracter urgente, originados en el desempefio de las
funciones relacionadas con el Programa Diario Oficial. Los
gastos se imputaran al presupuesto de la Subsecretaria
del Interior, item 05.10.01.24.03.041.

2= De la inversion de estos
recursos, se debera rendir cuenta documentada, de
acuerdo a los procedimientos sefialados en la Resolucién
N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloria General de
la Republica.

3= La Poéliza de Fidelidad
Funcionaria de Don Marcelo A. Vilches Hernandez, tiene
el N° 349729, en la empresa “HDI Seguros SA”.

¢

Div. Adm. y Finanzas
Diario Oficial

Depto. Finanzas
Oficina de Partes

243363 .



Ministerio del
Interior y
Seguridad
Puablica

Gobierno de Chile

Memo N° ] ] 1

Santiago, 10 ABR 2019

DE : JUAN JORGE LAZO RODRIGUEZ
DIRECTOR DIARIO OFICIAL

A : CAROLINA MEJIAS FUENTES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Junto con saludar, remito boletas de rendicién de caja chica correspondiente a
gastos realizados al 9 de abril del presente afio, cuyo monto asciende a la suma de
$99.920.-

Imputese al item 22.12.002 “Gastos Menores”.

Sin otro particular saluda atentamente,

LR/
DISTRIBUCION:
e laindicada
e Archivo (Depto. Diario Oficial)

% %/

13332285
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Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°® 2
FECHA

18/03/2019

PAGADOA: Mario Rojas Marin

POR CONCEPTO :

CORRESPONDENCIA MES DE Diciembre 2018 y Enero ,Fefrer@g 2019

R
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Comprobante de Egreso de Dinero Folion®

FECHA
19/03/2019

Francisco Jofré

PAGADOA:
POR CONCEPTO : Taxi traslado a bodega Agustinas y carga tageta bip
/
$ 8,160
FIRMA =
o<
>3 W <5l i &
RUT | > 2XoXN T




27

Francisco Jofré Lopez

De: ) . Francisco Jofré Lopez

Enviado el; miércoles, 13 de marzo de 2019 10:41
Para: ’ ‘cajachicado@interior.gov.cl’

Asunto: N Traslado Recepcién Cajas

Roberto, : t.

Buenos dias, -

Solicito autorizacién para efectuar gastos de traslado por $ 3.160.,
El motivo es recibir cajas de€ almacenamiento en bodega ubicada en Agustinas.
Atte

YR o ncisco Jofrd Lopez

R} Encargade Contabilidad
Ministerio del  Diario Oficial
Interiory Ministerio dl Intafiary Segiiridad Pablica
i Direccion: Or. Tork Beonan #5911, Prwidenci, Santiaga.
Sggqndad Tel&fono: (56-2 Z4863620
Plblica wewwe.diarioficial.cl

=

=

& THAHK YOu &
F & LI &

FU.YD.58 018579
Fecha 130370019
dz (18:43 3 02:59
S TARIFS g%
5.BANDERA #00300

2200 =T S00130
CAL0 sea, 00130

TOTAL #1003 160

TAXIMETROS

& THaNK YOU /3




Francisco Jofré Lopez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete <rvergara@interior.gov.cl> -
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2012 9:51 .- ‘ . E
Para: Francisco Jofré Lopez - .
Asunto: Re: Autorizacion

e ot Y QIUTE AUV

Ok. Autorizado OERAC GARGA MONEDERQ
Enviado desde mi iPhone éﬁ ; ‘\;, ;:m: T ,_'

o . o FTHA o RAJON:  15/03/19
El 19-03-2019, a la(s) 09:47, Francisco Jofré Lopez <fiofre@interior.gob.cl yypa'p 3 on:  11:26:08

Nit0. Dr -t A0 ON: 574
Roberto, E TACLs Salvador
Favor autorizar el pago de gastos solicitados. NGO, Dt e 276
Traslado Bodega P N4C. D o 1JEGR: 19428699
Recarga tarjeta bip NO. D 32 1635987240
NIO. T. 4 &1:PT . 1600B737
Atte? SALDO . ) 1Ok - $ 430
MINTO o+ gi S <o L805,000
<image001.jpg> CARGA ¢ .t Jhl: $ 5.000
VIELTO $0
SADO #+ 14z $ 5.530

Co: + 32« comp Late
Sivic, 0+ ente Tarjeta bip!

Wwa.ta DL ¢l 6 600 730 0072

I

T

'
o
M
8

’

it +1ir , taciones!
elig o d las promociones
d 11 inpt, 0 accede
a8 wido @ beneficios
ue &3t tiene para ti.

Inf [ 21 Ipscribete en
Wi . "0 1y obten mas

23y 1icios.
) ;{- N -3«.{ -
: il 1
B "’ CWNTER;
§§ ; iy ?05“04%
" 05 111903500265



Marcelo Antonio Vilches Hernandez
“

De: Francisco Jofré Lopez
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 10:05
Para: Marcelo Antonio Vilches Hernandez
Asunto: RV: Autorizacién
Marcelo,
Respaldo de gasto
Atte
I Francisco Jofié Lopez
L. . Encargado Contabilidad
Ministerio del  Diario Ofical
Interiory Ministerio del Interiory Seguridad Piblica
3 Direccion: Dr. Tormes Boonen #3511, Prewvidenc, Santiag.
S?gi{ndad Teléfono: (56- 2 24863620
Piiblica wreew diarioficial.cl

Wi e s W ek A s e € ol s A e e

— e W e e R A A e

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete [mailto:rvergara@interior.gov.cl]
Enviado el: martes, 19 de marzo de 2019 9:51

Para: Francisco Jofré Lopez <fjofre@interior.gob.cl>

Asunto: Re: Autorizacion

Ok. Autorizado
Enviado desde mi iPhone
El 19-03-2019, a la(s) 09:47, Francisco Jofré Lopez <fiofre@interior.gob.cl> escribio:
Roberto,
Favor autorizar el pago de gastos solicitados.
Traslado Bodega
Recarga tarjeta bip

Atte

<image001.jpg>



Comprobante de Egreso de Dinero Folion®

FECHA
19-03-2019
PAGADOA: Irma ortiz
POR CONCEPTO : taxi Traslado director Diario Oficial

RUT 3 NSO W\




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.

N° DOCTO. FECHA | IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
48902 15-03-19 | BICENTENARIO 2.770
60558 15-03-19 | RETORNO A D.O. 2.900

A\
/
£
P
x
TOTAL.coeiiieeictnicceencensenecsessssee senssesssssssnsesnneens $5.670.-




FOZI-41 $0048902

Fecha 13/0372019
de 11:07 a 11:16
TARIFA
B.Bandera $0300
¢/200n $0130
e/60s5e9. 0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera $ 0300
003200nts $0208%
0003 min. $00330

o

FDYD14 #560558

Fecha: 1570372019
de 13:19 4 13:31
TARIFA
8. Bandera $000. 300
c/0200 n $000, 130
¢ /060 seg. $000.13p

TOTAL A PAGAR
8. Bandera $000. 300
03.400 mts $002, 210

0n03 min, $000. 390




Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°

FECHA
26-03-2019
PAGADOA: Irma ortiz
POR CONCEPTO : GastoTaxi de traslado Director Diario Oficial

7.530 \
FIRMA

w7 112 IOy




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA 01.

N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
28095 22-03-19 | MUNICIPALIDAD 1.470
18105 22-03-19 | M. ECONOMIA 2.510
53409 22-03-19 | RETORNO D.O. 3.550

—
£
i
/
pd
P
/
P
7 ]
/ Y
i A

& Z /

/ r /[ AN
/ /
/[~

/ \
/ %

Diario-Oficiat
MinisteriodeHnieriory

Seguridad Publich
FranciscoJofré HEE
Encargadao de Cos
TOTAL

$7.530.-
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=-29 50018105

TOTAL § P4GAR
B.Bandera % 0300
(02500mnts $01590
3004 min. 400520
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ToTALE 02510
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FOND. 623 54 37




Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°

FECHA

27-03-2019

PAGADO A :

Irma ortiz

POR CONCEPTO :

taxi Traslado director Diario Oficial

3.200 ~
0

FIRMA

RUT J/‘/Q/Lt[ 6) 3 O - j—




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA 01.
N° DOCTO. FECHA | IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
32369 25-03-19 | RETORNO A D. D. 950
64390 ‘[ 250319 | RETORNOAD. O, 2.250
TOTAL




_TD"ﬂ_ = ZRBAR

%.Zandera $ 0200
L17300mts $00520
005 min, $00130

" BPUH96  # 64390

Fecha: 25/03/2019
de 11:07¢ a 11:23
TARIFA
B. BANDERA $0.300
c/200 m $000,130
c/60 sed $000.130

TOTAL A PAGAR

* B. BANDERA $0.300

01.400m $000,910
000Bmin $001.040
P

TOTAL $002.250




Comprobante de Egreso de Dinero Folio n®

FECHA
27-03-2019
PAGADOA: Irma ortiz
POR CONCEPTO : GastoTaxi de traslado Director Diario Oficial

6.620 o
FIRMA

RUT




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA 0O1.

N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
61593 15-03-19 | RETORNO A D.O. 1.990
46225 15-03-19 | RETORNO A D.O. 2.770
45525 21-03-19 | RETORNO A D. O. 1.860

—_— /]
v
£
i
o
/
£
/
P
P
£
/
/
4
/
/
A l il
Encargadv dg Luiigunivud / \
7 / /A
TOTAL

$6.620.-




GTSU36 # 61593

Fecha: 15/03/2019
de 14:11 a 14:19
TARIFA
B. Band $000,300
¢/0200m 000,130
c/060se9 $000,130

TOTAL A PABAR
B. Band $000.300
02,200m $001,430
0002min $000, 260

dmem e

TOTAL $UUl.99067

GPUY-46 #0046225

Fecha 1970372015
de 15132 a 14145
TARIFA
B.Bandera $0300
¢/200m $0130
c/60se9,  $0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandera § 0300
003000mts $01950
0004 nin. $00520

TOTALE DE??;/
UALENTIN UBIL

CEL. 63385767

BiKR-01 BO04TTIT

-t

[P R bl R o]
= O]
H .




Comprobante de Egreso de Dinero

Folion®

FECHA
02-04-2019
PAGADOA: Francisco Atenas
POR CONCEPTO : Compra Papel Opalina
2 /)
/]
900
FIRMA i
e —
RUT /MS"SW?L‘
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$ 72

(o) 2/29ce
CARLOBRIEL EARL.-RUT: 762639769/ 0- 6316 0350, ANTIAGO
DUPLICADO: CLIENTE
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Roberto Esteban Vergara Navarrete

De: Francisco Atenas Saldia <fatenass@interior.gob.cl>
Enviado el: viernes, 29 de marzo de 2019 9:46

Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Reembolso

Estimado te solicito autorizar la devolucién de compra de
funcionarios del Diario Oficial por $900.

Atentamente

IS Francisco Atenas Saldia

Ministerio del
Interior Vv Ministerio del Interior y Seguridad Priblica

Se gu ri d a d Direccion: Dr. Torres Boonen 511, Providencia, Santiago.

- . Teléfonm: (56-2) 24863619
PUb I.lca www.diarioficial.cl

papel opalina para confeccién de saludos cumpleafios




Comprobante de Egreso de Dinero Folion®
FECHA
02-04-2019
PAGADOA: Nataly Cartes
POR CONCEPTO : Compra Tubo Fluorescente
$ 1.490 . .
FIRMA e

RUT i _r\'ﬂ/. 09.2-7




/'

RUT §1201000-K RUT" 81201000-K

BOLETA ELECTRONICA N§ 1480088691 A ELECTRONICA N3 14
517 SANTIAGO ORTENTE st 5HNTIHGU-0§I&J$208869L
CENCOSUD RETAIL S.A. RETAIL S.A. B
AV. LA DEHESA 1445 i 1280 1445
L0 BARNECHER - SANTIAGO IER - SANTIAGO
711500266215 TUB. 9280485054  1.490 2215 TUB. 9280485054 1,490
SUB TOTAL ¢ ,  1.490 SUB TOTAL $ © 1,490
TOTAL $ 1.490 TOTAL ¢ ° 1.490
EFECTIVO § . 2.000 EFECTIVO $ 2.000
VUELTO § 510 WUELTO $ ., ‘510
ik taePUNTOS CENCOSUDRmaRsi ¥k HEPUNTOS CENCO
USTED PODRIA HABER ACUMULADO: 9 ‘A. HABER aﬁﬂmufgggf**********

wwy . puntoscencosud.cl 6003604000 ‘encosud.cl 6003604000

Timbre Electronico SII Res. 324 de 2009 ‘onico SII Res. 124
REIMPRESIONES EN www. jumbo.cl S EN www. jumbo.cl de 2009

WL - -

FECHQZOLS,J?QZ;ZGL})SC}!?_O e PO LOCAL CA U
RA T LOtAL oh T 15

26/03/19 21:58 1514 zsq%?m 31514 25Q14§5§127
ATENDIDO POR : MARIA2221XXXX TORRES © MARTA2221XXXX TORRES




Roberto Esteban Vergara Navarrete

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete <rvergara@interior.gov.cl>
Enviado el: viernes, 29 de marzo de 2019 15:45

Para: Nataly Artemisa Cartes Cubillos

Asunto: Re: Compra tubo fluorescente

Ok. Autorizado ..
Enviado desde mi iPhone

El 29-03-2019, a la(s) 09:40, Nataly Artemisa Cartes Cubillos <ncartes@interior.gob.cl> escribi:

Roberto

Se quemo un tubo fluorescente en la oficina ubicada al lado de la cocina, favor autorizar el rembolso de
dicha compra la cual fué por $1.490.-

Gracias.

Atte.,

<image001.jpg>




= Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°
FECHA
02-04-2019
PAGADOA: Mario Rojas Marin
POR CONCEPTO : Cartero Correos de Chile (\
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Comprobante de Egreso de Dinero

FECHA

02-04-2019

PAGADOA:

Cristian Contrras

Folion®

POR CONCEPTO :

carga tarjeta bip 26323333

11

10.000

FIRMA
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WO TS a0 -
DE SANTIAGO
OPERACION: CARGA HONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3

FECHA DE OPERACION: 02/04/19

HORA DE OPERACION: 17:10:06

HRO. DE OPERACION: 210
ESTACION: P.Bustamante
NRO. DE POS: 929
_ NRO. DE VENDEDOR: 10952584

NRO. DE CﬂIPl{C’”““gnl3883Q7138
NRO. TARJE]A BIP;!:JQ"‘I 205 63&:333

SALDO ANTERTORY 5460
HONTO ENTREGADO: $ 10.000
CARGA EFECTUADA: $ 10.000
VUELTO: $0
SALDG EN TARJETA: $ 9.540

Conserve su comprobante
servicio al Cliepte Tarjeta bipt

etaém e bors
Wy, tary b L TIAGO

iFelicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de beneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate & inscribete en
Wi, thI"O cl Y, obten mas

Thenseicios. RO
:: ﬁkFQ'TiIXCSC)

J

H15015456666/07290

WOl e e &
PE SANTIAGD
OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 3
FECHA DE OPERACION: 02/04/18
HORA DE OPERACION: 17:10:06

NRO. DE OPERACION: 270
ESTACION: P.Bustamante
NRO. DE POS: 929
. NRO. DE VENDEDOR: 10952584
NRO. DEij nm 3a§3q7138
NRO._ TARJETAS 333
SALDO ANTE% OR® ‘pijr!‘% q“2450
MONTO ENTREGADO: = $ 10.000
CARGA EFECTUADA: $ 10.000
YUELTO: $0
SALDO EN TARJETA: $ 9.540

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bipi
4; eg.us.*«z et

g
e tarJetablp»cl 0% B0, 30p0073
D SAMTAGD

IFelicitaciones!
elige una de las promociones
de Club bip!, o accede
al mundo de heneficios
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en
Wi, metro cl A obten mas

Qeﬁqf!lisgl ?xféi&u Jw
‘‘‘‘‘ é&SJ‘rzjaﬁn()

51 5015456665707290



Roberto Esteban Vergara Navarrete

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: martes, 02 de abril de 2019 17:04

Para: Cristian Antonio Contreras Soto

CcC: Caja Chica Diario Oficial; Marcelo Antonio Vilches Hernandez
Asunto: Re: Carga tarjeta Bip

Ok. Autorizado
Enviado desde mi iPhone

El 02-04-2019, a la(s) 15:26, Cristian Antonio Contreras Soto <ccontrerass@interior.gob.cl> escribié:

Estimado,
Se requiere la carga de tarjeta Bip N°26323333, para realizar tramites de mensajeria de Diario Oficial.

Atte.,

<image001.jpg>




Comprobante de Egreso de Dinero

Folion® 4’@

FECHA
02-04-2019
PAGADOA: Irma ortiz
POR CONCEPTO : GastoTaxi de traslado Director Diario Oficial

5.410 % q
FRVMA S %

TI24 930-N




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.
N° DOCTO. FECHA IDENTI.FICACIGN IMPUTACION VALOR
S/N 29-03-19 | MONEDA 2.250
5869 29-03-19 | RETORNO A D. O. 3.160
TOTAL




"echs 253,90 19
de i0:4p 4 10149
TARIFg
B.Bandeps 0300
G/200m $0130
c/50seq, $0130

TOTAL g PaGAR
8. Bandepy #0300
(02400mt ¢ 01540
0003 »: ., 00390

[ L2zsn

HRTT-41 #0005344

Fecha 29,03,2019
de 11322 ;3 11534
TARIFa
B.Bandepa $0300
c/200n #0130
¢/60sag, 0130

TOTAL A PAGAR
B.Bandeps 3 D300
003800mt.¢ $02470

3 min, $00390
Frm——

TOTAL% 03 180




Comprobante de Egreso de Dinero Folio n°

FECHA

05-04-2019

PAGADOA:

Irma ortiz

POR CONCEPTO :

taxi Traslado director Diario Oficial

13

W

2.940

FIRMA

RUT




RENDICION DE GASTOS MENORES

PAGINA O1.
N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
16186 01-04-19 RETORNO AD. O. 1.470
00003 05-04-19 RETORNO A D. O. 1.470

TOTAL e eeeeeeeeesessssssssesssssssssssmsssssssssssesssssssassssssns M
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FECHA #5/88/211%
de 15:47 3 i5:147
A TARIFR W
3.0RNDERD  sER3Zan
c/288pts, SRA13G
c/olsed, sSERI3R

TOTAL & Pagge
B.BANDERA =09a384

. BR18GAnts SBR117D

8088 min. SAAIABA
+ eme——————

TOTALs BA 1 473

INTE,
%’ aOBL/g{?




P A

Marcelo Antonio Vilches Hernandez
\

R
De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el; viernes, 05 de abril de 2019 17:17
Para: Irma Ortiz Rojas
cc: Caja Chica Diario Oficial
Asunto: RE: BOLETAS DE TRASLADO.

Ok. Autorizado..

EENNNNNNNME Roberto Vergara Navarrete

. ) Encargado Administracién ¥ Finanzas
Ministerio del  Diarfo Oficat

interim" ¥ Keinisterio del interior y Seguritad Poblica
seguﬁd ad Lireccion: Dr. Torres Boonen #5711, Pravidenris, Santiago.
P - b F Tetéfona: (56-2) 24863615

uotica wwwdliariaficial ol

De: Irma Ortiz Rojas
Enviado el: viernes, 05 de abril de 2019 17:15
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: BOLETAS DE TRASLADO.

Lo solicitado.
Atte.
M  [rma Ortiz Rojas
o . Secretaria de Direccitn
Ministerio del  Diario Oficiat
h’lteﬁ or y Ministerio del Invarior v Seguridad Piklica
3 Direccian: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago,
g?g{{ndad Teléfona: (56-22 24863623
uotica wwwlizriofiriala
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