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Division Administracion y Finanzas

MINISTERIO DEL INTERIOR
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Div. Adm. y Finanzas
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Depto. Finanzas
Oficina de Partes

AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR.

RESOLUCION EXENTA N° 294
SANTIAGO, 28 DE ENERO DEL 2020.

VISTOS: Las disposiciones del D.L. N°
1.028 y 1.263, ambos del afo 1975, el Decreto N° 2.137,
del 2019, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del
Programa Diario Oficial de manejar fondos en efectivo
para cancelar gastos de caracter urgente, de acuerdo a lo
solicitado por el Memorandum N° 05 del 14 de Enero del
2020.

RESUELVO:

Primero. AUTORIZASE a don
MARCELO ANTONIO VILCHES HERNANDEZ, R.U.T. I}
B ~ dministrativo, Grado 10° de la E.UR, de
la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, para manejar fondos en efectivo,
desde el 28 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, hasta
un monto maximo de 4 UTM. (Unidades Tributarias
Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de
caracter urgente, originados en el desempeno de las
funciones relacionadas con el Programa Diario Oficial. Los
gastos se imputaran al presupuesto de la Subsecretaria
del Interior, item 05.10.01.24.03.041.

Segundo. De la inversion de estos
recursos, se debera rendir cuenta documentada, de
acuerdo a los procedimientos sefialados en la Resolucion
N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloria General de
la Republica.

Tercero. La Pdliza de Fidelidad

Funcionaria de Don Marcelo A. Vilches Hernandez, tiene
el N° 349729, en la empresa “HDI Seguros SA”.

NOTESE y COMUNIQUESE.

R

RANCISCO GALLI BASILI ;
ubsecretario del Interior \
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Gobierno de Chile

Memo N° 1 O 8
Santiago, 27 MAY 2020

DE : JUAN JORGE LAZO RODRIGUEZ
DIRECTOR DIARIO OFICIAL

A : CAROLINA MEJIAS FUENTES
JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Junto con saludar, remito boletas de rendicién de caja chica correspondiente a
gastos realizados al 20 de mayo del presente afio, cuyo monto asciende a la suma de
$117.077.-

Imputese al item 22.12.002 “Gastos Menores”.

Sin otro particular saluda atentamente,

AZO RODRIGUEZ
ARIO OFICIAL

JJLR/RVN/MVH/DRZ
DISTRIBUCION:
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Rendicior Gastos Menores al 20-05-2020

MM.%: Fecha Nombre Solicitante / receptor Monto Detalle Dcto Ne
Traslado desde Ministerio de Hacienda a Diario Oficial, desde Bicentenario a 11743 - 768 -
1 21-04-2020 Sr Juan Jorge Lazo 7 460 Diario Oficial y desde Bicentenario a Diario Oficial Ticket 13016
2 24-04-2020 Mario Rojas Cartero 12,000 Traslado correspondencia mes marzo 2020 Recibo Dinero o
3 28-04-2020 Francisco Atenas 68.097 Catmprsi de:Aliohol e Factura s
4 05-05-2020 Sr Juan Jorge Lazo 5.620 Traslado ida regreso, desde Diario Oficial hasta Edificio Bicentenario Tickt 11876 - 3508
5 11-05-2020 Ivan Margas 12.000 Traslado correspondencia mes abril 2020 Recibo Dinero B
5 12-05-2020 Nataly Cartes 11.900 Compra de Tarjetas PVC Blancas 100 unidades Factura 1.446
TOTAL 117.077
Fondo Asignado 181.631
Gasto efectuado aprobado 117.077
Saldo Disponible Después de Aprobacion 64.554
18 //
_<_m.q,,.__ W es H. Francisco Jofré L.

\

EncargadoCaja Chica Jefe de Contabilidad




Irma Ortiz Rojas

| e— e e e e e R e S —— = = Y
De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: jueves, 23 de abril de 2020 23:34

Para: Irma Ortiz Rojas

CC: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Re: Reembolso.

Autorizado

Enviado desde mi iPhone

El 23-04-2020, a la(s) 16:20, Irma Ortiz Rojas <iortizr@interior.gob.cl> escribid:

Solicito a Ud., reembolso de boletos, seguin caja chica por la suma de $7.460.-
Atte.

<image001.jpg>




RENDICION DE GASTOS MENORES

DE: JUAN JORGE LAZO R.

NUMERO :10 21-04-20.-
N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACION VALOR
11743 20-03-20 | DESDE MINISTERIO DE HACIENDA A $ 2.960.-
DIARIO OFICIAL
768 25-03-20 | DESDE BICENTENARIO A DIARIO $ 2.250.-
OFICIAL
13016 26-03-20 | DESDE BICENTENARIO A DIARIO $ 2.250.-

OFICIAL
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Irma Ortiz Ro'!as

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:

Solicito a Ud., reembolso de boletos, seglin caja chica por la suma de $7.460.-

Atte.

Ministerio del
Interiory
Seguridad
Pablica

Irma Ortiz Rojas

jueves, 23 de abril de 2020 16:20
Roberto Esteban Vergara Navarrete
Reembolso.

Irma Ortiz Rojas

Ministerio del Intenor y Seguridad Pblica

Direccion: Or. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago
Taléfona: (56-2) 24863623

www diarioficial.cl




Francisco Jofré Lopez

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: viernes, 24 de abril de 2020 0:34
Para: Irma Ortiz Rojas

cc: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Re; Reembolso.

Autorizado

Enviado desde mi iPhone

El 23-04-2020, a la(s) 16:20, Irma Ortiz Rojas <iortizr@interior.gob.cl> escribié:

Solicito-a Ud., reembolso de boletos, segiin caja chica por la suma de $7.460.-
Atte.

<image001.jpg>
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PRODUCTOS INDUSTRIALES 5.4A.

FABRICACION - ELABQRACION ¥ VENTA
DE PRODGUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES
DIRECCIOH: SANTA MARTA 900 - MAIRU
SUCURAAL: SANTA MARTA 801 ~ MAIPY
FOHG: 223849000:- 324280700

WISITE NUBSTREG SO WeEs
WWW. TEXPRO. O

R.U.T. 96.833.680-0
FACTURA ELECTRONICA

N° 318224

$.11. - MAIPU

Sistema de Gestion de Calidad iSO 9001-2015

F-8.5-OPE-24
Nombre: SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Fecha: 18/05/2020
R.U.T.; 60.501.000-8 Fecha Venc.: 18/05/2020
Glro : ACT{VIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN- GENERAL, Pago: FICANGCELADA B.CHILE
Direccidn: DCCTOR TORRES 551 Cod Cli: 606061001
Comuna: Providencia Ciudad:. Santiago O.Compra:
Teléfonro: 4863619 Vendedor: {VEN-0G07) MONICA ALEGRIA Q.
Codigo Cantidad{Descripcion P.Unit %} Descuento Valor Total
SA-03-0001 2|GEL DE LIMPIEZA 1.000 CC (PACK 6 UNID} 0387820 32,143] 10,99 7.082 57,224
PEITENEINS o g Ll
Gnec 82ALL TUA,
76.130.186-1

. Monto Neto 57,224

Dcto

. IVA (19%) 10,873

; Total 68,097

Total SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA’
Y SIETE PESOS: pesos

Res.N° 120 de 2005 Verifique dociimento en www.sit.cl

Qbservacion
Dector Tarres Boonen N° 511: Providencia
ACUSE DE RECIBO Controf Interno
Nombre: 091 P.Bantiago ny: 240736
RUT: 300 Santiago (Daspachas) Bodega 102
Recinto:
Fecha:
Firma ; Vend. Int.
Inspec.Final | | [ 1 |
Et acuse de recibo que'sa declara en este acta, de acerdo a o dispueste en Iss letras'b) 2 identif.  Etiqueta  Epvase  gallo C.Calid
del articula 4° 1a letra o) def articuio 5° de |a tey 19.963 acredita que fa entrega de ’
mercaderia(s) o servicia(s} prestado(s) Hia(n) sido recibida(s). Responsable

Envase Limpio 1 Etiq.Produc. ] Etig. cod—_1

' PAGOS CON CHEQUE. EXTENDER NOMit

RODUCTOS INDUSTRIALES SA:
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Francisco Atenas Saldia

De: malegria@texpro.c|

Enviado el: martes, 28 de abril de 2020 13:05

Para: Francisco Atenas Saldia

cc: ptapia

Asunto: Re: Cotizacidn valores alcohol gel (pedido 240735 )
Datos adjuntos: monica_alegria.png

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio de! Interior y Seguridad Publica. Si rio tiene certeza de 5u origen, por

seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor
sobre éste). Ante sospechas o dudas, reporte a la' mesa de ayuda.

Francisco el monto fotal con iva incluido es $68.097 .
saludos .

Ménica Alegria Q.
Ejeculiva de Ventas
Asesor Técnico
mdadlegria@texpro.cl

Protuctes Gulmicin gata 34 Industia

185G 2001 - 2008

Cel: |56) ¢ 9224 2321

Tel: {56} 2 2384 9000 | Productes Quimices
www.texpra.ct | ¥ ouesorios de limpieza
vewlexpro.ci/aguas pary ln industric

De: “Francisco Atenas Saldia" <fatenass@interior.gob.cl>
Para: "malegria" <malegria@texpro.cl>

Enviados: Martes, 28 de Abril 2020 10:47:37

Asunto: RE: Cotizacién valores alcohol gel (pedido 240735 )

Monica, muchas gracias. _
Respecto del horario de 9:30 a 17:00 horas, es el éptimo.

Por favor cuando tengas la factura me confirmas el monto para depositarlo.

Saludos

Francisco Atenas Saldia

Profesionat

Ministeriodel  tieric Oficial
Interiory Ministerio del ntesior y Sogidad Pibhc
] Gireccion: O, Teeros Boonen 511, Providentia, Satioge.
Sggl{ﬂdad Tetbloowr (562 24863510
P!.i b hca vomnvediarioficislel -




Francisco Atenas Saldia

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: martes, 28 de abril de 2020 00:05

Para: Francisco Atenas Saidia

Asunto: Re: Cotizacidn valores alcohol gel (pedido 240735 )
Héganlo ..

Enviado desde mi iPhone

E127-04-2020, a la(s) 18:04, Francisco Atenas Saldia <fatenass@interior.gob.cl> escribio:

Estimado, la empresa nos solicita realizar el deposito antes de la entrega.

Saludos

<image001.jpg>

De: malegria@texpro.cl [maiito:malegria@texpro.cl]

Enviado ef: iunes, 27 de abril de 2020 18:30

Para: Francisco Atenas Saldia <fatenass@interior.gob.cl>; ptapia <ptapia@texpro.cl>
CC: Nataly Artemisa Cartes Cubillos <ncartes@interior.gob.cl>

Asunto: Re: Cotizacion valores alcohol gel (pedido 240735 )

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior'y Seguridad Publica. Sino tiene ceneza-de su-orig_'e_n,_por-
-seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede Verificar el destine de un enface, pasanda el cursor
sobre-éste). Ante sospechas o dudas, reporte a I3 riesa de ayuda,. :
1**f
Francisco ,pedido ya ingresado para despacho a direccién de facturacioN.
Adjuntos datos de transferencia.
y si hay algdn horario especifico, para despacho por favor sefalar .
Saludos y muchas gracias
Quedamos atentas.

Envio datos de transferencia

Razon Social : Productos industriales S.A.

R.U.T. »96.833.680-0
Correo : ptapia@texpro.cl
Banco : DE CHILE




.

N2 Cuent  : 408-00600-05

<image004.png>

De: "Francisco Atenas Séldia" <fatenass@interior.gob.cl>

Para: "malegria" <malegria@texpro.cl>

CC: "Nataly Artemisa Cartes Cubillos" <ncartes@interior.gob.cl>
Enviados: Lunes, 27 de Abril 2020 16:27:15

Asunto: RE: Cotizacidn valores alcohol gel

Monica hecesitamos 2 pack de gel alcohol.

Me puedes enviar los datos para el deposito, aca me sefialan que esa es la alternativa que
podemos utilizar,

Saludos

<image(01.jpg>

De: malegria@texpro.cl [r'najltoémélegria@texprd.él|
Enviado el: lunes, 27 de abril de 2020 17:06
Para: Francisco Atenas Saldia <fatenass@interior.gob.cl>

Asunto: Re: Cotizacion valores alcohol gel

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO

El remitente de este correo, es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Sinho tieng certeza de su origen, par
seguridad, NO abra archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace, pasando el cursor

sobre-éste). Ante sospechas.o dudas, reporte a-la mesa de ayuda.

Francisco cliente ya creado.




RENDICION DE GASTOS MENORES

DE: JUAN JORGE LAZO R.

NUMERO :11 05-05-20.-
N° DOCTO. FECHA IDENTIFICACION IMPUTACIGN | VALOR
11876 19-12-20 | DESDE BICENTENARIO A DIARIO $ 2.380.-
OFICIAL — TAXI NO CAMBIO FECHA DE
TAXIMETRO.
3508 05-05-20 | DESDE MINISTERIO DE JUSTICIA A $ 3.240.-
DIARIOQ OFICIAL
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Daniel Ale'!andro Reinoso Zamudio _

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2020 17:15

Para: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio; Caja Chica Diario Oficial
cc: Irma Ortiz Rojas

Asunto: RE: Rendicion de gastos

Ok. Autorizado.

Reenviar en rendicidn todos estos antecedentes para justificar gasto

I Roberto Vergara Navarrete

Ministerio del
Intel'ior y Ministerio del Intarior y Seguridad Piblica
Segundad Direccion: Df‘ lorres Isoclnen #511, Prowidencia, Santiago
P- bl Taléfona: (56-21 24863615

u Ica www.dnrioficial.cl

De: Irma Ortiz Rojas

Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2020 13:42
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: RV: Rendicidn de gastos

Hola Roberto, te reenvio correo en el cual consta un boleto con la fecha 19-12-20, que es incorrecto por parte del

taxista, y no siendo error del consumidor, por lo tanto, solicito su reembolso.
Atte.

I  Irma Ortiz Rojas

Ministerio del

Interior v Ministerio del Intarior y Seguridad Piblica
Seguridad Direccion: IJ_r. lorres Bacinen 4511, Prowvidenca, Santiago
P - bl. Taléfono: (56-2) 24863623

ubtica www diarioficial.cl

De: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio
Enviado el: lunes, 11 de mayo de 2020 12:22
Para: Irma Ortiz Rojas

Asunto: Rendicion de gastos

Estimada Irma,
Junto con saludar, le comento que este correo tiene que reenviarselo a Roberto Vergara, por la rendicion del vale de
taxi N° 11876 placa patente CBGRS9, por los motivos que el vale del taxi tiene fecha 19/12/2020 que es errénea, y que

es un error del taximetro del taxi, por lo que el usuario no tiene ninguna responsabilidad.

Dado lo anterior se podria enviar la solicitud para su cancelacién.

1




Irma Ortiz Ro'las

De: Irma Ortiz Rojas

Enviado el: martes, 05 de mayo de 2020 13:40
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Reembolso.

Datos adjuntos: img20200505_13381343.pdf

Solicito a Ud., reembolso de boletos, segtin caja chica por la suma de $5.620.-
Atentamente.

Irma Ortiz Rojas

Ministerio del

Interior v Ministerio del Intaror v Seiguridad Ilica

seguﬁdad Diracsion: Ur forres Buc:nen 2511, Provadenca, Sartizen
- N laléfong: (56-21 24863622

Plblica

www dhariaficial cl
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DAMARKET SPA

Giro: DESARROLLC DE SOFTWARE.
IMPORTACION, COMPRA, VENTA Y

DISTRIBUCION.

Bombero Adoifo Ossa 1010 1114- SANTIAGO
eMail : DAMARKETSPA@GMAIL.COM Telefono : 2 S.LI - SANTIAGO CENTRO

J 226731689

TIPO DE VENTA: DEL GIRO

R.U.T.:76.425.073- 7
FACTURA ELECTRONICA

N21446

Fecha Emision: 12 de Mayo del 2020

SENOR(ES): SUBSECRETARIA DEL INTERIOR

Timbre Electréni St .

R.U.T.: 60.501.000- 8
GIRO: EDICION DE DIARIOS, REVISTAS Y OTRAS
DIRECCION: PALACIO DE LA MONEDA 213
COMUNA  SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO
CONTACTO:
TIPO DE
COMPRA: OEL GiRC
Codigo Descripcion Cantidad Precio "/;idr?ft.o %Desc. Valor
~-104523-111 TARJETA PVC BLANCAS 100 UN 100 10.000
Farma de Pago:Crédito
MONTONETO $ 10.000
VA 19% § 1.800
IMPUESTO ADICIONAL § +]
TOTAL $& 11.900

Res.86 de 2005 Verifique documento: www.sii.cl
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Roberto Esteban Ve_rgara Navarrete

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: viernes, 15 de mayo de 2020 13:01
Para: Francisco Atenas Saldia
Asunto: RE: Solicitud de reserva de fondos
Reservar
I Roberto Vergara Navarrete

Ministerio del

Interiory ;

Seguridad L‘-:rn:.--:-:mn: Lr lorres -

- . laléfong: (B%6-2) 24863615
PUbhca www dianoficial.cl

De: Francisco Atenas Saldia

Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 9:52
Para: Caja Chica Diario Oficial

CC: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Solicitud de reserva de fondos

Estimados mediante el presente solicito a ustedes reservar $30.000 para el pago del material con el que se
confeccionaran las credenciales de los funcionarios del Diario Oficial.

Dicho monto sera solicitado por la Divisién de Administracién y Finanzas una vez entregadas las credenciales.

Atentamente

I  Francisco Atenas Saldia

Ministerio del

Interior v Ministerio del Interior y Seguridad Prblica
: Direccion: Dr. Torres Boonen 8511, Providencia, Santiago.
S?gu.ndad Telétono: (56-2) 24863619
PUDhca www.ciarioficial.cl
P
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