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AUTORIZA MANEJO DE FONDOS EN EFECTIVO, DEL
PRESUPUESTO DE LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR.

RESOLUCION EXENTA N° 294
SANTIAGO, 28 DE ENERO DEL 2020.

VISTOS: Las disposiciones del D.L. N°
1.028 y 1.263, ambos del afo 1975, el Decreto N° 2.137,
del 2019, del Ministerio de Hacienda y la necesidad del
Programa Diario Oficial de manejar fondos en efectivo
para cancelar gastos de caracter urgente, de acuerdo a lo
solicitado por el Memorandum N° 05 del 14 de Enero del
2020.

RESUELVO:

Primero. AUTORIZASE a don
MARCELO ANTONIO VILCHES HERNANDEZ, R.U.T. I}
B ~ dministrativo, Grado 10° de la E.UR, de
la Subsecretaria del Interior del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, para manejar fondos en efectivo,
desde el 28 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, hasta
un monto maximo de 4 UTM. (Unidades Tributarias
Mensuales), destinados a cancelar gastos menores de
caracter urgente, originados en el desempeno de las
funciones relacionadas con el Programa Diario Oficial. Los
gastos se imputaran al presupuesto de la Subsecretaria
del Interior, item 05.10.01.24.03.041.

Segundo. De la inversion de estos
recursos, se debera rendir cuenta documentada, de
acuerdo a los procedimientos sefialados en la Resolucion
N° 30, de fecha 11.03.2015, de la Contraloria General de
la Republica.

Tercero. La Pdliza de Fidelidad

Funcionaria de Don Marcelo A. Vilches Hernandez, tiene
el N° 349729, en la empresa “HDI Seguros SA”.

NOTESE y COMUNIQUESE.

R

RANCISCO GALLI BASILI ;
ubsecretario del Interior \




PAGINA NUMERO: 01

RENDICION DE GASTOS MENORES

NRo. DOCTO. FECHA IDENTIFICACION |[ IMPUTACION VALOR
156519227 28/07/2020 Carga cilindro gas 15 KG 17,150
4618 04/08/2020 Disco duro Toshiba 4 TB 105,463
568512474 02/06/2020 Funda proteccion Prensa Digital 19,990
sin 18/08/2020 Recepcion correspondencia mes Junio 12,000
sin 18/08/2020 Recepcion correspondencia mes Julio 12,000
SUB TOTAL HOJA 1 $ 166,603

N




18-06-2020 ' ' Correo - mvilchesh@interior.gob.cl

Compra de cobertor para Prensa Digital Canon

_ Francisco Jofré Lopez
Ayer, 18:52

Marcelo Antonio Vilches Hernandez

Respor

PN Francisco Jofré Lopez
1 3 mnlidad

Ministerio del
Interiory Ministen del Imeriary Saguridad Poblica
3 Dirccion: Dr. Tormes Boonen 4511, Providencia, Samiago.
S?g‘{"dad Telgfono: (56- 2 24863620
Plblica wewen diarioficil cl

Roberto Esteban Vergara Navarrete
Ayer, 16:52

OK. Autorizado.

NN Roberto Vergara Navarrete

Ministerio del C

Interior y Ministerio del Interior y Seguridad Pibtica

seguﬁdad Direccion: Dr. forres Boonen #5111, Frovidenos, Santiago.
e . Toléfone: (56-21 24863615

Piiblica www diariaficialcl

De: Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela

Enviado el: jueves, 04 de junio de 2020 16:39

Para: Caja Chica Diario Oficial

Asunto: Compra de cobertor para Prensa Digital Canen

Estimados, envio boleta de compra de funda de auto para ser utilizada como cobertor para la Prensa Canon, tamafio “S” calzé en forma precisa, cubrié toda la Prensa y
aparte que |a protege del agua es muy liviana, facil se poner y sacar.

'/,zgauf Col fonu &
A 1-06- 2070

https:Ifcorreo..interior.gob.Cllowal#path=lmaiI/AAMkADUSYWJiNm.JkLWMyMZItNGJmZSO4ZGEZLWJ|'MZYyMmZijEngAuAAAAAAAYVcCk%ZFGfX. w12




18-06-2020 7 ‘ Correo - mvilchesh@interior.gob.cl

Atte.

I Rodri
Ase

Ministeriodel Ui

go Bastias V.
;:ﬁ akica

Interiory Ministerio del interiar y Seguridad Pblica
Seguridad Direceion: Dy, Tores Boonen #511, Providencia Santizgo.
PablLi Teibtono: (56. 71 24863623

1ca werwdiariaficialcl

Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela

https://correo.interior.gob.cllowal#path=ImaiI.'AAMkADUSYWJiNmJkLWMyMzItNGJmZSO4ZGEzLWJiMzYmeZijEngAuAAAAAAAYVch%ZFGfX... 22




SODIMAC S.A.

RUOR.JUSE H.CHRRERA 5508
SAN MIGUEL

SODIMAC S.4. RUT : 96.792.430-K
AVUDA.JOSE H.CARRERA 5508

SAN HIGUEL

UISTRIB. WATERIALES DE CONSTRUCCION
BULETA ELECTRONICA:568512474 02/06/2020
CC:00012 CAJA: 0004 CAJERD:324 09:44:27

3504018 COBERTOR RUTO TALLA § ECO

cu 1 X 19.990 19,990
TOTAL 19.990

EEART

Fernas de Pago

D8 19990

VUELTO DB: 0

H.U. 120004000079200602094416

#15193-1719

CAJERACO) KATHERINE KARIN BAITO HUE

FTHBRE ELECTRONICO S.I.1
RES. 115 de 2007
Verifigque documento en wwy.sodimac.c)

VAR

GUARDE ESTA BOLETA Y PRESENTELA EN
CASU OF RECLAHO 0 CAHBIU DE PRUDUCTO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
eN SODTHRC USTED STEMPRE ENCONTRARA
LOS MEJORES PRECIDS

CLIENTE
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Daniel Alejandro Reinoso Zamudio

B —— e —
De: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Enviado el: lunes, 03 de agosto de 2020 11:36
Para: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio
CC: Francisco Jofré Lopez; Caja Chica Diario Oficial
Asunto: RE: Disco Externo
ok.

I Roberto Vergara Navarrete

Ministerio del

|nter|0r y Ministerio del Intarior y Seguridad Piblica
-y b cian: D Tol One rovidenca, Santiago
Segundad Direccian: Dr. {crres H?Jncn 4511, Prowidencia, Santiago
p_ bl leléfona: (56-7) 24863615
ubtlica www.dtarioficial.cl

De: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio

Enviado el: jueves, 30 de julio de 2020 13:17
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete

CC: Francisco Jofré Lopez; Caja Chica Diario Oficial
Asunto: RE: Disco Externo

Roberto,

Se le hizo entrega a Rodrigo bestias, la suma de $110.000 para que realizara la compra del disco duro, quedo a la espera
de la facturay la rendicion de el.

El saldo en la caja chica esde $ 51.870

Atte.

De: Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela

Enviado el: miércoles, 29 de julio de 2020 12:41

Para: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio <dreinoso@interior.gob.cl>
Asunto: RV: Disco Externo

Estimado, envio cotizacion por disco duro.

Razon Social : INVERSIONES TI
SPA || Rut :76.441.153-6
Direccidn : Valenzuela Castillo
1200 | |Providencia




GIRO : Import. Export. Y
Comercializacién Desarrollo
Soft/Hardware

Antecedentes Bancarios : Banco
Santander || Cta.
Cte.68.68.34.08

Ate.

I Rodrigo Bastias V.

Ministerio del

|nte rnor y Ministerio dal Interior y Segundad Pablica
Segu ridad U"‘Q_, ‘L.Ir. mries Lj.-m:j[lein 4511 Providencia, Santaga.
P- bl. Ieléfono (56-21 24863628

uptica www diarioficial cl

De: Freddy Romero | <fromero@inversionesti.cl>

Enviado el: miércoles, 29 de julio de 2020 12:24

Para: Rodrigo Patricio Bastias Valenzuela <rbastiasv@interior.gob.cl>
Asunto: Disco Externo

ADVERTENCIA: REMITENTE EXTERNO
El remitente de este correo. es externo al Ministerio del Interior y Seguridad Publica. Si no tiene certeza de su origen. por seguridad. NO abra
archivos adjuntos y NO haga click en enlaces (puede verificar el destino de un enlace. pasando el cursor sobre éste). Ante sospechas o dudas,
reporte a la mesa de ayuda.
Estimado Rodrigo, buenos dias .Dejo Unica solucion disponible, me comenta para preparar envio a

la brevedad.

Si necesita que cambie a Pesos presupuesto me comenta.

Délar ussS 775

Neto $ 89.900

IVA S 17.08
TOTAL $ 106.981

Saludos cordiales y quedo atento, Freddy Romero |




INVERSIONES T1 SPA

" SOFTWARES Y SUMINISTROS

VALENZUELA CASTILLO N 1200
PROVIDENCIA, SANTIAGO

FONO; +5362 25940165 / +562 2594 0162
SANTIAGO, 04 DE AGOSTO DE 2020

SENOR(ES):  MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA
RU.T.: 60.501.000-8

GIRD; DIARIO OFICIAL

DIRECCION: Dr. Torres Boorien 511

COMUNA:, PROVIDENCIA

CIUDAD: SANTIAGO

Referencia {as); ORDEN DE COM PHA"FOLIO FRE-13754 CEL 2020-07-30

COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS,

Comentario  : ATENCION: Rodrigo Bastias
ftem Cédigo Detalle
1 GISCO DURD TOSHIBA 4TB CANVIO BASICS BLACK - A3

‘SON: Ciento cinco mil cuafrécientos seserita y tras

Timbi g Elecironico .11

Resolucion 80 del 22/08/2014 Verifiqua Dacumento: hitp:i#www.st,¢l

R.U.T.: 76.441,153-6

FACTURA ELECTRONICA

N® 4618

S.LI- PROVIDENCIA

RODRIGO BASTIAS
PAGO 30 DIAS

INVERSIONES TI'SPA
CTA CTE: santander 68683408
RUT: 76431153-6

TG
$879-NV: 583
Cantidad P, Unitarlo Descuento($)
1 28.624
Exento 3 0 NETO 3 88.624
Dascuento § 0 19% VA § 16.839
Recargo % 0 TOTAL $ 105.463

Cancelado por:

Observaciones:
INVERSIONES Tl SPA

CTA CTE: santander 68583408
RUT: 76441153-6

TC:A

S879-NV: 583

Nombre:
Recinto:

mercaderias o servicio(s) prestado(s) ha{n) sido recibldofs)”,

Rut:
Fecha:

Firma:

"El acyse-de recibo que se declara sn ecte acto, de acuerdo a Jo dispuesto en la letra b) del art. 4%, y [a'letra c) del Art. 5° de |a {ey 19.883, acredila que la entrega de-

Total
88.624




Recepcién 18/2020

A: Roberto Vergara, Administracién Diario Oficial.
De: Rodrigo Bastias, informdtica Diaric Oficial.

Referencia: Recepcion de disco duro externo.

Stgo., 05 de Agosto de 2020

Se informa que se recepciond disco duro externo de 4 TB.

_ Detalle Disce duro:

*=  Marca: Toshiba

= Modelo: Canvio DTB440
®  Serie: 20KFTOY7TSCG

= Capacidad: 47TB

Atte

s
Rodrigey Bastias V.
rigs

Asesor informatica DO




Daniel Alejandro Reinoso Zamudio

i w— S Sy et e A S e = e
De: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio
Enviado el: miércoles, 29 de julio de 2020 11:13
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
CC: 'francisco jofre.lopez@gmail.com’; Francisco Jofré Lopez
Asunto: RE: Insumos Botiquin
Roberto,

Buen dia, el gas para la estufa del director costo $ 17.150, entones tendrian que quedar alrededor de $160.000, por
que no se ha gastado nada desde que se cobro el cheque anterior.

Atte.

De: Roberto Esteban Vergara Navarrete

Enviado el: miércoles, 29 de julio de 2020 10:54

Para: Francisco Jofré Lopez <fjofre@interior.gob.cl>

CC: Daniel Alejandro Reinoso Zamudio <dreinoso@interior.gob.cl>
Asunto: RE: Insumos Botiquin

Cuanto nos queda en caja chica

I Roberto Vergara Navarrete

Ministerio del

lnterior y Ministerio del Intarior y Seguridad Piblica

Segun'da d Direccian: Dr. Torres Boonen #511, Providencia, Santiago
- s laléfono: (56-2 24863615

PUbllca www.diatioficialcl

De: Francisco Jofré Lopez

Enviado el: martes, 28 de julio de 2020 15:29
Para: Roberto Esteban Vergara Navarrete
Asunto: Insumos Botiquin

Estimado Roberto,

Buenas tardes,

En reunion de Comite, me solicitaron ver la factibilidad de solicitar su autorizacion para comprar algunos insumos para
mantener en Botiquin.

Converse con Juan Carlos Villalobos, persona que revisa las rendiciones de caja chica, sobre la compra de estos
insumos.

Me indica que es posible comprarlos y rendirlos en caja chica, solo es necesario que se envié un email entregando la
instruccion a la persona que compre los insumos.
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